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Türkçe İnkılap T. Din K. İngilizce Matematik Fen B. Değerlendirme 
S.No AdSoyad Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü ve Ah İngilizce Matematik Fen Bilimleri Netler Puan Katılım 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N T.D T.Y T.N Puan G.Sıra Genel MebOkul Sinif Sube Il Ilce 

Ortalama 7,80 10,24 4,38 5,93 3,70 4,69 4,26 4,89 2,63 4,43 4,35 2,97 4,85 8,46 2,03 8,15 9,30 5,05 35,41 40,94 21,76 262,956 26 816 0 0 0 0 0 

1 
Hala Tarakji 
M 15 5 13,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 0 10,00 12 7 9,67 13 7 10,67 65 24 57,00 377,110 1 1 1 1 1 1 1 

2 
Öm Dağal 
M 14 6 12,00 8 2 7,33 4 5 2,33 4 6 2,00 9 6 7,00 16 2 15,33 55 27 45,99 357,910 2 2 0 0 0 0 0 

3 
Kerem Öztürk 
M 13 6 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 10 0 10,00 7 2 6,33 14 6 12,00 59 19 52,66 356,600 3 3 0 0 0 0 0 

4 
KöksalKalkavan 
M 13 5 11,33 10 0 10,00 5 3 4,00 7 3 6,00 6 2 5,33 15 4 13,67 56 17 50,33 354,400 4 4 2 1 1 2 2 

5 
Zehra Gözen 
M 13 6 11,00 10 0 10,00 8 1 7,67 8 2 7,33 6 6 4,00 13 6 11,00 58 21 51,00 344,780 1 1 1 1 1 1 1 

6 
Ecrin Fatma Akdoğan 
M 10 10 6,67 9 1 8,67 7 3 6,00 10 0 10,00 9 11 5,33 15 5 13,33 60 30 50,00 342,020 5 5 0 0 0 0 0 

7 
Beren Turan 
M 10 9 7,00 8 2 7,33 4 5 2,33 8 2 7,33 8 3 7,00 14 6 12,00 52 27 42,99 334,120 6 6 0 0 0 0 0 

8 
Önder Berk Yeşilçay 
M 8 9 5,00 6 3 5,00 6 3 5,00 7 2 6,33 7 3 6,00 16 2 15,33 50 22 42,66 332,600 7 7 3 1 1 3 3 

9 
Asya Elaldı 
M 11 7 8,67 9 1 8,67 4 4 2,67 8 2 7,33 8 6 6,00 11 6 9,00 51 26 42,34 327,490 8 8 0 0 0 0 0 

10 
Muhammed Gözen 
M 10 5 8,33 7 3 6,00 6 3 5,00 5 4 3,67 6 2 5,33 13 7 10,67 47 24 39,00 322,730 9 9 0 0 0 0 0 

11 
Mustafaince 
M 8 9 5,00 6 2 5,33 6 3 5,00 7 2 6,33 5 5 3,33 16 3 15,00 48 24 39,99 318,800 10 10 0 0 0 0 0 

12 
Berraduymuş 
M 10 8 7,33 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 9 1 8,67 7 10 3,67 46 29 36,34 312,000 11 11 0 0 0 0 0 

13 
Elmira Sarı 
M 14 4 12,67 7 3 6,00 4 5 2,33 2 5 0,33 1 5 -0,67 15 4 13,67 43 26 34,33 311,760 12 12 0 0 0 0 0 

14 
Fatma Hamameh 
M 9 7 6,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 7 8 4,33 14 5 12,33 45 35 33,33 309,850 13 13 0 0 0 0 0 

15 
Arda Kaya 
M 6 5 4,33 7 3 6,00 5 4 3,67 7 1 6,67 2 1 1,67 15 5 13,33 42 19 35,67 301,300 14 14 4 1 1 4 4 

16 
Zümrüt Serra Çiçek 
M 10 10 6,67 6 4 4,67 6 4 4,67 4 6 2,00 9 8 6,33 8 12 4,00 43 44 28,34 291,030 15 15 5 1 1 5 5 

17 
Hamza Yiğit Altun 
M 10 10 6,67 9 1 8,67 4 6 2,00 1 1 0,67 3 1 2,67 9 3 8,00 36 22 28,68 288,350 16 16 0 0 0 0 0 

18 
Arda Cem Karakaş 
M 4 14 -0,67 10 0 10,00 6 4 4,67 4 6 2,00 6 7 3,67 14 6 12,00 44 37 31,67 288,200 17 17 0 0 0 0 0 

19 
Ensar AnılÇiftcioğl 
M 3 10 -0,33 7 0 7,00 3 3 2,00 7 1 6,67 10 3 9,00 8 9 5,00 38 26 29,34 287,260 18 18 0 0 0 0 0 

20 
Ensar Seçen 
M 10 9 7,00 8 2 7,33 6 2 5,33 6 3 5,00 4 9 1,00 9 8 6,33 43 33 31,99 285,000 19 19 6 2 2 6 6 

21 
Melek Karaoğlu 
M 12 7 9,67 8 2 7,33 6 3 5,00 6 1 5,67 0 0 0,00 5 4 3,67 37 17 31,34 281,110 20 20 7 2 2 7 7 

22 
Limar Emin 
M 8 6 6,00 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 4 4 2,67 9 11 5,33 39 33 28,00 279,660 21 21 0 0 0 0 0 

23 
Damla Taş 
M 7 8 4,33 8 2 7,33 4 3 3,00 4 2 3,33 3 5 1,33 9 3 8,00 35 23 27,32 275,980 22 22 8 2 2 8 8 

24 
Hay İye DOğan 
M 8 8 5,33 7 3 6,00 3 6 1,00 6 4 4,67 3 2 2,33 9 8 6,33 36 31 25,66 275,020 23 23 0 0 0 0 0 

25 
BerenYOZkurt 
M 12 7 9,67 6 4 4,67 3 0 3,00 5 2 4,33 0 0 0,00 4 6 2,00 30 19 23,67 264,940 24 24 0 0 0 0 0 

26 
HazalTepe Öz 
M 7 13 2,67 7 3 6,00 1 8 -1,67 3 7 0,67 10 9 7,00 6 14 1,33 34 54 16,00 258,570 25 25 0 0 0 0 0 

27 
Hiranur Taş 
M 10 8 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 4 5 2,33 3 11 -0,67 7 11 3,33 35 44 20,32 254,940 26 26 0 0 0 0 0 

28 
Ecrin Jinda Alper 
M 8 10 4,67 6 2 5,33 4 2 3,33 6 3 5,00 1 1 0,67 0 0 0,00 25 18 19,00 244,000 27 27 0 0 0 0 0 

29 
Gökçe NazAslan 
M 3 16 -2,33 6 4 4,67 7 3 6,00 3 6 1,00 2 4 0,67 10 7 7,67 31 40 17,68 242,310 28 28 0 0 0 0 0 



Türkçe İnkılap T. Din K. İngilizce Matematik Fen B. Değerlendirme 
S.No Ad Soyad Türkçe İnkılap Tarihi Din Kültürü ve Ah İngilizce Matematik Fen Bilimleri Netler Puan Katılım 

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N T.D T.Y T.N Puan G.Sıra Genel MebOkul Sinif Sube Il Ilce 

Ortalama 7,80 10,24 4,38 5,93 3,70 4,69 4,26 4,89 2,63 4,43 4,35 2,97 4,85 8,46 2,03 8,15 9,30 5,05 35,41 40,94 21,76 262,956 26 816 0 0 0 0 0 

 
30 

Halilibrahimdilsizoğ 
M 6 14 1,33 6 4 4,67 4 6 2,00 4 6 2,00 7 13 2,67 6 12 2,00 33 55 14,67 240,310 29 29 9 2 2 9 9 

31 
BilalHamza Gölbaşı 
M 7 13 2,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 5 15 0,00 6 14 1,33 36 54 18,00 238,680 30 30 10 2 2 10 10 

32 
Esmanur Topal 
M 7 11 3,33 7 3 6,00 4 4 2,67 3 5 1,33 3 11 -0,67 6 10 2,67 30 44 15,33 236,570 31 31 11 2 2 11 11 

33 
CumalUm Utaslanoğl 
M 7 9 4,00 7 2 6,33 2 7 -0,33 0 0 0,00 0 0 0,00 6 11 2,33 22 29 12,33 234,800 32 32 12 2 2 12 12 

34 
Irmak Akkuş 
M 9 7 6,67 6 4 4,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 6 14 1,33 3 17 -2,67 29 57 10,00 231,170 33 33 13 2 2 13 13 

35 
YiğitcanYiğit 
M 7 13 2,67 8 2 7,33 3 7 0,67 4 6 2,00 4 16 -1,33 7 13 2,67 33 57 14,01 230,750 34 34 14 2 2 14 14 

36 
NergizAvağ 
M 7 13 2,67 4 6 2,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 7 13 2,67 6 14 1,33 27 63 6,01 228,110 35 35 0 0 0 0 0 

37 
İrem Ersayit 
M 10 10 6,67 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 15 0,00 6 14 1,33 27 63 6,00 227,670 36 36 0 0 0 0 0 

38 
Berat Topal 
M 4 7 1,67 7 3 6,00 3 7 0,67 0 3 -1,00 2 2 1,33 3 6 1,00 19 28 9,67 226,880 37 37 0 0 0 0 0 

39 
Zeynep Tiryaki 
M 6 7 3,67 2 2 1,33 3 4 1,67 0 2 -0,67 1 4 -0,33 2 2 1,33 14 21 7,00 221,780 38 38 0 0 0 0 0 

40 
Mücahit Arpacı 
M 9 8 6,33 5 5 3,33 3 4 1,67 0 6 -2,00 0 7 -2,33 4 11 0,33 21 41 7,33 220,070 39 39 0 0 0 0 0 

41 
Ayşenur Karanfil 
M 6 14 1,33 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 6 14 1,33 29 61 8,66 219,930 40 40 0 0 0 0 0 

42 
Raa*N Kaya 
M 7 13 2,67 3 7 0,67 5 5 3,33 4 6 2,00 5 15 0,00 4 16 -1,33 28 62 7,34 215,300 41 41 0 0 0 0 0 

43 
ZekiDemir 
M 5 15 0,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 1 9 -2,00 3 17 -2,67 10 10 6,67 25 65 3,33 211,090 42 42 15 2 2 15 15 

44 
Elif Aslan 
M 7 13 2,67 7 3 6,00 6 4 4,67 5 5 3,33 3 17 -2,67 3 17 -2,67 31 59 11,33 210,700 43 43 16 2 2 16 16 

45 
BatuhanDemir Duman 
M 5 15 0,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 4 15 -1,00 5 15 0,00 28 61 7,66 208,650 44 44 0 0 0 0 0 

46 
Mertthabip Kaya 
M 5 15 0,00 6 4 4,67 3 7 0,67 0 10 -3,33 4 16 -1,33 7 13 2,67 25 65 3,35 207,600 45 45 0 0 0 0 0 

47 
Esmanur ABU 
M 5 15 0,00 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 27 63 6,01 205,770 46 46 17 2 2 17 17 

48 
Zeenalhmv İ 
M 3 7 0,67 1 4 -0,33 2 6 0,00 5 2 4,33 4 14 -0,67 3 10 -0,33 18 43 3,67 204,170 47 47 0 0 0 0 0 

49 
Şeref Ba*R 
M 4 16 -1,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 5 15 0,00 7 13 2,67 22 68 -0,66 201,600 48 48 0 0 0 0 0 

50 
Semih Mahmut DOğan 
M 2 18 -4,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 5 5 3,33 8 12 4,00 2 14 -2,67 22 64 0,66 199,350 50 50 18 2 2 18 18 

51 
Ayberk Özdemir 
M 4 16 -1,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 4 6 2,00 5 15 0,00 5 15 0,00 22 68 -0,66 195,550 51 51 0 0 0 0 0 

52 
Miraç Emin Topal 
M 5 15 0,00 1 9 -2,00 5 5 3,33 4 6 2,00 2 18 -4,00 6 14 1,33 23 67 0,66 190,400 52 52 0 0 0 0 0 

53 
Yaser Emirh* Hastür 
M 5 15 0,00 3 7 0,67 0 10 -3,33 3 7 0,67 4 16 -1,33 5 15 0,00 20 70 -3,32 190,180 53 53 0 0 0 0 0 

54 
Berfin Sevinç 
M 3 17 -2,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 6 14 1,33 3 17 -2,67 18 72 -6,01 182,710 54 54 0 0 0 0 0 

 


